
Daniel Mazur <daniel.mazur.cz@gmail.com>

Fwd: Horský hotel desítka 5.-.7.11.2021

1 message

Blanka Charvátová <charvatovabl@gmail.com> Sun, Oct 24, 2021 at 5:05 PM
To: Daniel Mazur <daniel.mazur.cz@gmail.com>, Zuzana Freitas <freitas.zuzana@gmail.com>, Ondrej Chrast <ondrej.chrast@gmail.com>, bara.soukupova@pirati.cz, Jan Hora <jan.hora@gmail.com>
Cc: Bohdana Holá <bohdanahola@gmail.com>

Ahoj,

přeposílám zálohovou fakturu na pirátský teambuilding a také přehled přihlášených včetně toho,jestli zaplatili zálohu, či ne (zítra by měli zaplatit poslední hříšníci - Linda a Nela), můžete si to
zkontrolovat podle v.s. https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2100643125 
Částka na zálohu je 42 080 kč.

V seznamu jsou pod čarou uvedení další lidé, kteří se přihlásili po termínu - těm vystavíme fakturu rovnou na celou částku, bez zálohy. V zálohách je uvedený i Ota, který zaplatil, ale pak kvůli
kovidovým opatřením radši nejede - s ním pak budeme řešit vratku.

Kdyby byly jakékoliv dotazy, volejte, pište a tak :)

Mějte se fajn a těším se na viděnou

Blanka

---------- Forwarded message ---------

Od: Lucie Luňáčková <lunackova@majetkova.cz>

Date: pá 22. 10. 2021 v 15:25

Subject: Fwd: Horský hotel desítka 5.-.7.11.2021

To: Blanka Charvátová <charvatovabl@gmail.com>


Dobrý den, 
Posílám zálohovou fakturu.
Pěkný víkend
Lucie Luňáčková

From: Faktury <faktury@majetkova.cz>

Sent: Friday, October 22, 2021 3:09:56 PM

To: Lucie Luňáčková <lunackova@majetkova.cz>

Subject: RE: Horský hotel desítka 5.-.7.11.2021
 

Ahoj posílám zálohovku na Piráty

 

Pěkný den

Lucka

 

From: Lucie Luňáčková <lunackova@majetkova.cz> 
Sent: Friday, October 22, 2021 8:50 AM

To: Faktury <faktury@majetkova.cz>

Subject: FW: Horský hotel desítka 5.-.7.11.2021

 

Ahoj Lucko,

Prosím o vystavení zálohovky na pobyt v HH na fakturační údaje Pirátů, viz níže. Detailní počty nemusíš rozepisovat, stačí 68 dospělých a 11 dětí v termínu 5. – 7. 11. 2021. Cena je 42 080 Kč.

Pak mi ji prosím pošli.

Díky, pěkný den

Lucka

 

Ing. Lucie Luňáčková

Praha 10 – Rekreace, a.s.

 

602 322 533

www.hhdesitka.cz

 

From: Blanka Charvátová <charvatovabl@gmail.com>


Sent: Wednesday, October 20, 2021 7:22 PM

To: Lucie Luňáčková <lunackova@majetkova.cz>

Subject: Re: Horský hotel desítka 5.-.7.11.2021

 

Dobrý večer,

 

ještě bych potřebovala doplnit:

 

- check in v pátek v kolik hodin:

- check out v neděli v kolik hodin:

- v kolik hodin se podává večeře a snídaně?

- je někde poblíž dostupná restaurace, kam můžeme vyrazit na oběd?
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- budeme také potřebovat domluvit parkování, případně povolenky pro vjezd a také pro ostatní lanovku - kolik aut tedy může parkovat u hotelu, kolik jinde a za jakých podmínek?

 

Děkuji a přeji hezký večer

 

Blanka CH

 

 

 

st 20. 10. 2021 v 15:44 odesílatel Blanka Charvátová <charvatovabl@gmail.com> napsal:

Dobrý den,

 

omlouvám se, že až teď, ale ještě se mi dohlašovali lidi a potřebovala jsem udělat v seznamu červenou čáru, abychom měli jasno, kolik kdo zaplatil a podobně.

 

Nyní jsme na 68 dospělých a 11 dětech v rozmezí 3-10 let. 3 lidi z toho jedou pouze na jednu noc, vychází mi to na 40% z celkové ceny
42080 Kč:

 

Počet nocí Součet z záloha 40% ceny Počet dospělých Počet dětí do deseti let

1 840 3 0

2 41240 65 11

Celkový součet 42080 68 11

 

Někteří mají dietní požadavky, je možné jim prosím vyhovět?

 

3 x vegetarián

1 x nízkosacharidové pro diabetika - bez knedlíků a bílého pečiva, raději ne sladká jídla. Tento člověk dorazí až v sobotu ráno

4 x bezlepková

 

Dále prosím o informaci, jestli je v objektu wifi přípojení.

 

Je možné, že se ještě pár lidí dohlásí, ale ty bych už nechala zaplatit celou částku v druhé fázi placení.

 

Je možné tedy nechat vystavit fakturu na zálohu? Fakturační údaje jsou následující:

 

Česká pirátská strana

Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2

IČO 71339698

 

Děkuji a přeji příjemný den

 

S pozdravem



Blanka Charvátová

2 attachments

199210008.pdf

13536K

Teambulding přehled.xlsx

105K
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